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    Dato: 10.07.2020  

Deres ref.:   Vår ref.: 202006742-6 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Morten Trydal   Arkivkode: 531 

        

Byggeplass: GRORUD BUSSTERMINAL Eiendom: 94/686/0/0 
    
Tiltakshaver: RUTER AS Adresse: Postboks 1030 Sentrum, 0104 

OSLO 
Søker: MULTICONSULT NORGE AS Adresse: Nedre Skøyen vei 2, 0276 OSLO 
Tiltakstype: Ukjent tilttype Tiltaksart: Oppføring av bygningstekniske 

installasjoner 
 

Rammetillatelse – Grorud Bussterminal 
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om etablering av ladeinfrastruktur og 

oppføring av servicebygg, som vi mottok 24.04.2020 Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 21-4.  

Vi gir dispensasjon fra:   

 Reguleringsformål (midlertidig) 

 Plassering utenfor regulert byggegrense (midlertidig). 

Det er ikke merknader til søknaden.  

Rammetillatelsen er gitt med vilkår som må oppfylles før dere kan få igangsettingstillatelse. 

Vilkårene finner dere under avsnittet «vilkår i den videre prosessen». 

Opplysninger om byggesaken 

Kort beskrivelse av søknaden 

Søknaden omfatter etablering av ladeinfrastuktur for elbusser ved Grorud endeholdeplass, samt 

oppføring av et mindre servicebygg for bussjåfører. Tiltaket medfører etablering av ladegalge 

som er 40 meter lang, nettstasjon og likerettere. Servicebygget har en størrelse på 37,2 kvm 

bebygd areal.  

Plangrunnlaget for eiendommen 

Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg, fremtidig (utvikling i ytre by) i 

kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015. 
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Eiendommen er regulert til underformål byggeområde for boliger, forretning, treningssenter og 

offentlig gang- og sykkelvei i reguleringsplan S-4039, vedtatt 11.02.2004.  

Eiendommen er omfattet av hensynssone H-810_2 med krav om felles planlegging, jf. 

kommuneplanen § 17.1. 

Uttalelser fra andre myndigheter og etater 

Det foreligger uttalelse fra Bymiljøetaten (BYM) datert 16.03.2020. BYM opplyser at trær kan 

fjernes siden området er regulert til boliger. Det samtykkes til midlertidig dispensasjon fra formål 

gang- og sykkelvei da regulert trasé ikke sammenfaller med dagens trasé.  

Det foreligger uttalelse fra Vann- og avløpsetaten (VAV) den 11.03.2020. Det opplyses at 

rammetillatelse anbefales.  

Det foreligger uttalelse fra Eiendom- og byfornyelsesetaten (EBY) den 06.03.2020. EBY minner 

om pågående planarbeid med planprogram og veiledende plan for offentlig rom for Grorud 

sentrum. Som følge av dette arbeidet og etterfølgende detaljreguleringsplaner kan det blir behov 

for at tiltakene må flyttes.  

Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til uttalelser 

Ansvarlig søker opplyser om at leieavtale med BYM vil inngår før gjennomføring av tiltak. Ruter 

er kjent med at det pågår planer for utvikling av Grorud sentrum. Tiltaket vil ikke hindre dette 

arbeidet og realisering av fremtidige planer. Tiltaket søkes godkjent frem nye planer og annen 

bruk av terminalområdet skal realiseres. 

Vi viser for øvrig til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.  

Plan- og bygningsetatens vurdering  

Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket 

Vurdering av unntak fra kravet om felles planlegging 

I denne saken er det snakk om et mindre transport- og infrastrukturtiltak som ikke vanskeliggjør 

en helhetlig utvikling innenfor den aktuelle hensynssonen. Tiltaket kan derfor unntas fra kravet 

om felles planlegging etter kommuneplanen § 17.1 nr. 3. 

Vurdering av plankravet 

Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av 

trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og 

naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative 

virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for 

kulturminnevern T5.  

Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 

nr. 1, 12-1. 
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Tiltakets kvaliteter 

Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser 

Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, og 

prinsippene i nml.§§ 8-12 er dermed ivaretatt. 

Tiltakets utforming  

Tiltaket vurderes å utføres i tråd med krav til visuelle kvaliteter, jf. pbl §29-2. Ladeinfrastrukturen 

utforming følger dens funksjon, og servicebygget vurderes å inneha gode visuelle kvaliteter.  

Andre vurderinger 
Tiltaket er vurdert i forhold til gjeldende plangrunnlag, pbl § 29-5 og byggteknisk forskrift 

kapittel 10, 11, 12, 13, og 14. Aktuelle fagområder i tiltaket er belagt med ansvarlige foretak etter 

reglene i pbl. kapittel 23 

Privatrettslige forhold 
Vi gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan- og bygningsloven kun tar stilling til den 

offentligrettslige siden av saken og at det kan foreligge privatrettslige forhold til hinder for 

gjennomføringen av tiltaket. 

Dispensasjon  

Tiltaket er i strid med reguleringsplanen og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 

rammetillatelse.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak 

bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon 

skal også være klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse 

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsformål da dagens bruk til bussterminal ikke er i tråd 

med gjeldende reguleringsformål, og at servicebygget plasseres i regulert gang- og sykkelvei. 

Ansvarlig søker begrunner dispensasjonen med at: 

 En dispensasjon vil nødvendigvis tilsidesette hensynet bak bestemmelsen noe. Det er 

allerede gjennom tidligere sak tatt stilling til at annen bruk aksepteres.  

 De tekniske installasjonene og servicebygget endrer ikke bruken av området og medfører 

ingen endring av dagens situasjon. 

 Hverken Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten eller Vann- og avløpsetaten har 

merknader til tiltaket. 

 Etablering av ladeinfrastruktur og servicebygg i tilknytning til dagens terminalområde, vil 

ikke hindre realiseringen av nye planer, da disse vil stå oppført frem til nye planer skal 

realiseres. 

 Ved å gi en midlertidig dispensasjon vil det legges til rette for at bussparken kan 

elektrifiseres, noe som er viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp, som er et 

overordnet mål på statlig og regionalt nivå, samt en viktig målsetning i Oslo kommune. 

 Arbeidsforholdene for sjåførene forbedres ved at det etableres ordentlige toalett- og 

pausefasiliteter rett ved holdeplassene og reguleringsarealet for bussene. Vi kan ikke se 

annet enn at dette er en hensiktsmessig plassering og at det er ønskelig å legge til rette for 
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gode arbeidsforhold for sjåførene. Vi kan ikke se at plasseringen har særlige negative 

konsekvenser for naboeiendommer, naturmiljø eller omgivelsene som sådan. 

 Den sydligste delen av servicebygget vil ligge innenfor regulert fortau/gangvei, men 

utenfor eksisterende fortau/ferdselsareal for gående og syklende. Fremkommelighet for 

gående og syklende vil være som i dag. Bymiljøetaten har ingen merknader til 

plasseringen. 

Det er søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense da ladegalgen vil ligge utenfor 

byggegrensen mot Bergensveien. Ansvarlig søker begrunner dispensasjonen med at: 

 Ladegalgen vil så vidt ligge utenfor byggegrensen mot Bergensveien. Overskridelsen av 

byggegrensen er marginal. Ladegalgen er ikke i konflikt med siktlinjer mot vei. 

 Fordelen ved å gi en dispensasjon er at det kan legges til rette for lading der bussene i dag 

står og regulerer innenfor terminalområdet. Tilrettelegging for elbusser er et viktig tiltak 

for å redusere klimagassutslipp. 

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra formål bolig, forretning, 
treningssenter og gang- og sykkelvei  

Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 

Hensynet bak regulert formål er å tilrettelegge for at området skal benyttes til bolig, forretning, 

treningssenter og gang- og sykkelvei. 

 

Eiendommen er brukt som bussterminal i svært mange år, og har dermed over lang tid blitt 

benyttet i strid med sitt formål. Vi bemerker imidlertid at reguleringsbestemmelse § 7 fastsetter 

at; «ny bussterminal skal være etablert og satt i drift før felt 3 kan utbygges». Det kan således se 

ut til at noe av intensjonen likevel var at feltet skulle benyttes som bussterminal. Omsøkte tiltak 

endrer ikke dagens bruk av eiendommen, og tilrettelegger for en oppgradert bruk av 

bussterminalen. Tiltaket vurderes derfor å være i tråd med dagens bruk, men da dagens bruk er i 

strid med regulert formål må også omsøkte tiltak vurderes å tilsidesette hensynet bak formålet. Da 

det gis midlertidig dispensasjon inntil fremtidig utvikling av eiendommen er avklart vurderes 

hensynet likevel ikke å være vesentlig tilsidesatt.  

 

Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 

Fordelen med å innvilge en dispensasjon er at bussterminalen blir oppgradert slik at bussene kan 

lade på terminalen og med det sikrer effektiv drift. Dette er i tråd med overordnede føringer om å 

redusere klimagassutslipp. Videre vil en oppføring av servicebygg gi bedre arbeidsforhold for 

sjåførene. Vi kan ikke se noen reelle ulemper som følge av tiltaket på bakgrunn av at 

eiendommen som nevnt over i lang tid allerede er benyttet som bussterminal.   

 

Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av 

fordeler ved å gi dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir 

derfor dispensasjon. 

Vi påpeker at dispensasjonen gis midlertidig. Den midlertidige dispensasjonen varer fram til Oslo 

kommune som grunneier krever at tiltaket skal fjernes. Plasseringen vil da kunne vare fram til 

oppstart av utviklingen av området etter gjeldende regulering. 
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Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra regulert byggegrense  

Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 

Hensikten bak bestemmelse om byggegrenser er å styre plassering og utforming av 

byggeprosjekter med tilhørende funksjoner, samt ivareta krav til veisystemet, trafikken, og 

miljøet på eiendommen som grenser opp til veien. Videre er hensikten sikring av brannvern, 

sikring av lys og luft mellom bygg, samt at det skal være en viss avstand mellom nabobebyggelse. 

Tiltakets likeretter plasseres marginalt over byggegrensen på nordsiden av eiendommen mot 

friområde. Ettersom som overskridelsen er marginal, kan dette i seg selv ikke ses å vesentlig 

tilsidesette hensynet bak byggegrensen. Plasseringen berører ikke etabler gangvei, og innehar god 

avstand til både vei og andre bygg. Hensynet vurderes derfor ikke å være tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 

Fordelen med å innvilge dispensasjonen er at likeretterne og nettstasjonen kan trekke unna kjøre- 

og ferdselsarealet. Vi kan ikke se noen reelle ulemper ved å innvilge en dispensasjon. 

Plasseringen vil ikke berøre hensynet i særlig grad og areal for gående og syklende gjennom 

området vil opprettholdes slik det er i dag.   

 

Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av 

fordeler ved å gi dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir 

derfor dispensasjon. 

Vi påpeker at dispensasjonen gis midlertidig. Den midlertidige dispensasjonen varer fram til Oslo 

kommune som grunneier krever at tiltaket skal fjernes. Plasseringen vil da kunne vare fram til 

oppstart av utviklingen av området etter gjeldende regulering. 

Godkjente tegninger og kart 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202006742 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan 
  

1/11 

Oversiktsplan C001 03.04.2020 1/13 

Plan 1 etasje og perspektiv servicebygg 
 

18.12.2019 1/15 

Snitt og fasader servicebygg 
 

18.12.2019 1/16 

Tegninger nettstasjon Maxi N-5545 18.09.2018 1/17 

Tegninger likeretter 
  

1/18 

Oppriss ladegalge F002 10.02.2020 1/19 

Krav til plassering av tiltaket  

Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.  
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Ansvar og kontroll 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202006742 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

918836519 MULTICONSULT 

NORGE AS 

SØK, tlk 1  

PRO, Plassering av installsjonene og veiutforming frem til 

ramme, tlk 1 

995792974 PIR II AS 
PRO, arkitekturprosjektering av servicebygg til 

rammesøknad, tlk 1 

Byggesaksforskriften stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2 stiller krav om obligatorisk uavhengig kontroll for 

prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) av enkelte fagområder. Kontrollen skal gjennomføres slik 

ansvaret er beskrevet i SAK10 § 12-5. 

Plan- og bygningsetatens konklusjon 

Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.  

Vilkår i den videre prosessen 

Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om 

ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må 

oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om 

endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.   

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig 

brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om 

gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for 

ferdigstillelse. 

I denne saken minner vi spesielt om: 

•  erklæring om ansvarsrett for prosjektering av arbeidet med forurenset grunn 

•  erklæring om ansvarsrett for prosjektering av utvendige vann- og avløpsledninger 

•  erklæring om ansvarsrett for utførelse av utvendige vann- og avløpsledninger 

Vilkår for igangsettingstillatelse 

Når du søker om igangsettingstillatelse, må du sende oss følgende dokumentasjon: 

•  tiltaksplan for forurenset grunn, se eget brev 

○  Søknad om igangsettingstillatelse er ikke komplett før tiltaksplan er godkjent. 
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•  ny forhåndsuttalelse med godkjent ledningskart fra Vann- og avløpsetaten, se eget vedlegg 

○  tilknytning av stikkledninger for vann og avløp 

 

Vilkår for ferdigattest 

Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette må 

være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg må 

du sende oss følgende dokumentasjon: 

•  bekreftelse/kvittering på at sluttdokumentasjon er mottatt av Vann- og avløpsetaten 

○  Sluttdokumentasjonen kan for eksempel være som bygget-tegninger, foto og opplysninger 

om hva som er installert. 

 

Søk via byggesakens prosjektside 

Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse, 

midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202006742 

Rammetillatelsen gjelder i tre år 

Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at 

dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.  

Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det 

klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.  

Klageadgang 

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar dette vedtaket. Se 

våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-

byggesaker/ 

 

Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for byggeprosjekter 

Nord 

 

Morten Trydal - saksbehandler 

Ragnhild Christiansen - fungerende enhetsleder 

 

 

Kopi til: 

RUTER AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO 
 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202006742
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/
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