
 

 

 
   

Plan- og bygningsetaten 

Oslo kommune 

 

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom 

Besøksadresse: 

Vahls gate 1, 0187 Oslo 

Postadresse: 

Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo 

Sentralbord: +47 21 80 21 80 

Kundesenteret: +47 23 49 10 00 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no 

Org. Nr.: NO 971 040 823 MVA 

 

Rammetillatelse - Tamburveien 2 

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om etablering av ladeinfrastruktur for el-

busser, samt riving og oppføring av servicebygg, som vi mottok 25.09.2020. 

Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4.  

Vi gir dispensasjon fra:   

• reguleringsplan S-2648: plassering av tiltak (servicebygg) på areal regulert til 

offentlig kjørebane 

• plan- og bygningsloven: 

o avstandsbestemmelsene i vegloven § 29 (midlertidig dispensasjon) 

 

Det er merknader til søknaden.  

 

Rammetillatelsen er gitt med vilkår som må oppfylles før dere kan få 

igangsettingstillatelse. Vilkårene finner dere under avsnittet «vilkår i den videre 

prosessen». 

Opplysninger om byggesaken 
Tiltaket omhandler oppføring av 1 fordelerskap, 5 likerettere, 1 pantograf, samt riving og 

oppføring av servicebygg. Samlet areal av ny bebyggelse utgjør 37 m2. Tiltaket er lokalisert i 

Nydalen, i bydel Nordre Aker. 

Plan- og bygningsetaten 

Multiconsult Norge As 

Nedre Skøyen vei 2 Oslo 

0213 OSLO 

     

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 19.10.2020 

  202015324 - 6 

Oppgis alltid ved 

henvendelse 

Ragnhild Christiansen  

    

Adresse:  TAMBURVEIEN 2 Eiendom:  77/235/0/0 

Tiltakshaver:  RUTER AS Søker:  Multiconsult Norge As 

Tiltakstype:  Ukjent tilttype Tiltaksart:  Oppføring 
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Plangrunnlaget for eiendommen 

Eiendommen er regulert til hovedformål bebyggelse og anlegg i kommuneplan 2015 – Oslo mot 

2030, vedtatt 23.09.2015. 

Eiendommen er regulert til underformål byggeområde for offentlig kjørebane/veigrunn gjennom 

endret reguleringsplan med reg.best. for Sandakerveien, Kristoffer Aamots gate og 

Vitaminveiens forlengelse m.m. fra off.vei etc., til trafikkområde, byggeområde for industri og 

allmennyttig form. felles avkjørsel og spesialomr. Bevaring, S- 3547, vedtatt 28.08.1996.  

Tidligere saksbehandling 

Det har vært avholdt forhåndskonferanse, som på generelt grunnlag omhandlet vedrørende 

behandlingsprosess for ladeinfrastruktur, datert 20.12.2019. Se saknummer 201917505. 

Uttalelser og merknader til søknaden 

Uttalelser fra andre myndigheter og etater 

Det foreligger korrespondanse mellom søker og Bymiljøetaten, hvor Bymiljøetaten er positive til 

tiltakets plassering i e-post av 21.09.2020.  

Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren i e-post av 02.10.2020, hvor Byantikvaren ikke har 

merknader til riving av eksisterende servicebygg fra 1987. 

Merknader fra naboer og gjenboere  
Nedenfor har vi oppsummert merknader etter tema. Merknadene kan leses i sin helhet i 

søknaden.  

Det har kommet inn merknader til søknaden fra Øivind Bjørnsen, Sandakerveien 133, 77/15, Ove 

Kvalheim, Tamburveien 4 B, 77/82, Håvard Buran, Tamburveien 4 A, 77/82, Ivar Helge Lunde, 

Sandakerveien 133, 77/15. 

• Støyrapport tilsier at tiltaket overskrider grenseverdiene, det kreves at støyskjerming 

ivaretas, samt at lading unngås mellom 23:00 og 07:00. 

• Likerettere bør plasseres i skråning mot grøntarealet lenger syd og lengre unna boliger. 

• Det ønskes ytterligere støymålinger med ulike situasjoner av antall busser til lading og 

vindretning. 

• Det ønskes at trær mot naboeiendom bevares for å skjerme mot tiltaket. 

Ansvarlig søkers redegjørelse og kommentarer til merknader 

Tiltaket er nabovarslet i to omganger, og omprosjektert etter kommentarer og befaring med 

naboer på eiendommen. Målinger fra Tårnåsen, Mortensrud og Filipstad viser at elbussene jevnt 

over avgir et lavere støynivå enn dieseldrevet buss, spesielt i hastighet under 40 km/t, og at det 

er målt forholdsvis lave støynivåer fra den tekniske infrastrukturen. Det anbefales på generelt 

grunnlag en minimumsavstand på 10 m fra likeretterne til vindu i bolig eller uteoppholdsareal. 
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Det er mulig å støyisolere likeretterne, eller gjøre andre støyreduserende tiltak, dersom det er 

nødvendig å plassere installasjonene nærmere enn 10 m. Beregningene i Tamburveien viser at 

enkelte punkt på fasaden vil overskride grenseverdiene for støy nattestid med omsøkt 

plassering. Det er den operatøren som vinner bussanbudet som velger type likeretterinstallasjon 

og det stilles krav i anbudet om at gjeldene grenseverdier for støy skal overholdes. 

Detaljprosjektering av støy må derfor gjøres før igangsettingssøknad når type installasjon er 

valgt. Dersom grenseverdiene ikke overholdes, kan det ikke lades nattestid. Støymålinger av 

installasjonene kan også gjennomføres etter at installasjonene er etablert for å sikre at 

grenseverdier for støy er ivaretatt. 

Plassering av likerettere i grøntområder vil medføre plassering på annenmanns grunn og i areal 

regulert til Spesialområde parkbelte i industriområde. Bymiljøetaten har gitt tilbakemelding på 

generelt grunnlag ikke de i prinsippet ikke ønsker plassering av ladeinfrastruktur i parkområder 

og vil trolig ikke akseptere en slik plassering av likeretterne, da det vil beslaglegge parkareal. 

Trær skal ikke felles i forbindelse med tiltaket, men kan om nødvendig måtte fjernes ved 

fremtidig drift av nettstasjonen. 

Vi viser for øvrig til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.  

Plan- og bygningsetatens vurdering  

Kommuneplanens konsekvenser for tiltaket 

Vurdering av plankravet 
Vi har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av 

trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og 

naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.), eller vesentlig negative 

virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for 

kulturminnevern T5.  

Tiltaket utløser derfor ikke kravet om reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 3.2, jf. pbl. §§ 11-10 

nr. 1, 12-1. 

Tiltakets kvaliteter 

Eiendommens og tiltakets plassering i naturgitte omgivelser 
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, 

og prinsippene i nml.§§ 8-12 er dermed ivaretatt. 

Tiltakets utforming  
Tiltaket omfatter et mindre infrastrukturtiltak med pantograf, likerettere og fordelersakp. 

Servicebygget utføres med stående trekledning og vil ha samme formspråk og utrykk som 
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tilsvarende bygg benyttet av Ruter. Tiltaket er vurdert å ha gode visuelle kvaliteter i tråd med 

pbl. § 29-2. 

Vår vurdering av nabomerknader 

Likerettere er plassert med dobbelte avstand av anbefalte minimumsavstand til boliger, og 

detaljprosjektering av støy vil utføres innen igangsetting når type installasjoner er valgt. Dersom 

støy overskrides, vil det ikke lades på nattestid for å overholde grenseverdiene. Plassering av 

likerettere i areal regulert til parkbelte anses ikke som hensiktsmessig, så lenge grenseverdiene 

overholdes på omsøkte plassering. Felling av trær er ikke en del av omsøkte tiltak. 

Plan- og bygningsetaten har vurdert nabomerknader opp mot plan- og bygningsloven med 

forskrifter, gjeldende reguleringsplan, og uttalelser fra ansvarlig søker og andre myndigheter.  

Nabomerknader som ikke er nevnt i dette avsnittet, er vurdert under andre avsnitt i vår 

vurdering.  

Dispensasjon  

Tiltaket er i strid med reguleringsplanen og er avhengig av dispensasjon for å kunne få 

rammetillatelse.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak 

bestemmelsen vi gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon 

skal også være klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse 
Det søkes om dispensasjon fra formålet offentlig kjørebane/veigrunn for å kunne oppføre et 

servicebygg med toalett og pauserom for bussjåfører på endestasjon med lademuligheter for el-

busser. Arbeidsforhold for bussjåfører bedres og ny plassering av servicebygg forbedrer 

internlogistikken for busser på plassen, slik at bussene enklere kan plassere seg ved lade-

/reguleringsplassene 

Plan- og bygningsetatens begrunnelse for å gi dispensasjon fra formål 

offentlig kjørebane/veigrunn   
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt 

Hensynet bak formål offentlig kjørebane/veigrunn, er at det skal anlegges vei, fortau eller andre 

veirelaterte tiltak. Omsøkt tiltak omhandler etablering av servicebygg med toalettfasiliteter og 

pauserom. Bygget er av begrenset omfang, og oppføres i forbindelse med etablering av 

ladestasjoner for buss i samme området. På grunnlag av at servicebygget er av begrenset 

størrelse med funksjoner tiltenkt bussjåfører i forbindelse med endestasjon for bussruter, 

konkluderer etaten med dette at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen til side, men 

ikke i vesentlig grad.  

Vi konkluderer med at dispensasjonen ikke setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 
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Fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 

Det er en fordel å legge til rette for servicebygg for bussjåfører, da det er en økt satsing på 

kollektivtrafikk. Her etableres det også ladestasjoner og det vil derav oppstå mindre 

pauser/opphold. Ulempen er at det bygges på arealer som er avsatt til vei. Da veien og 

endestasjon for busser alt er opparbeidet, og snuareal for busser er ivaretatt med nytt 

servicebygg, anses dette som en mindre ulempe. Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot 

hverandre og mener at det er en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. 

Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av 

fordeler ved å gi dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir 

derfor dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten gir midlertidig dispensasjon fra kravet om 

avstand fra vei 

Tiltaket er i strid med avstandskravet mot vei i veglova § 29, som er en integrert del av 

reguleringsplanen, og er avhengig av dispensasjon for å få rammetillatelse.  

Gjeldende plan er vedtatt 1996 og etter dagjeldende veilov var avstandskravet mot vei 15 meter 

målt fra veiens regulerte midtlinje. Avstand til vei for omsøkte tiltak er 4,7 meter, og tiltaket er 

derfor avhengig av dispensasjon fra planens avstandskrav mot vei. 

Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt 
Hensynet bak veglovas avstandsbestemmelser er å ivareta trafikksikkerheten og vedlikeholdet 

av veien og veisystemet, samt å ivareta miljø og samfunnshensyn på eiendommer langs vei. For å 

sikre gode boforhold er det viktig å opprettholde en viss avstand til trafikk, støy og forurensning.  

Avviket fra hovedregelen i § 29 er 10,3 meter og anses i denne saken som akseptabel for å 
sikre en hensiktsmessig plassering av tiltaket.  Det avgjørende for om søknaden kan 
innvilges er likevel at avstanden ikke tilsidesetter de hensyn bestemmelsen skal ivareta. 
Dette beror på en konkret helhetsvurdering av tiltaket opp mot hensynet bak 
avstandskravet. I denne saken vurderes hensynet til miljø, boforhold og trafikksikkerhet 
som ivaretatt ved plasseringen det er søkt om. Videre vil vedlikehold og driften av veien 
kunne opprettholdes. Etaten kan på bakgrunn av dette ikke se at hensynene bak 
avstandskravet blir vesentlig tilsidesett ved at dispensasjon innvilges i denne saken. 

Fordelene er klart større enn ulempene 
Avstanden vurderes som tilfredsstillende med hensyn til både trafikksikkerhet og vedlikehold. 

Dispensasjonen i aktuelle sak vil medføre en hensiktsmessig plassering for bebyggelsen og 

følgelig medføre en fornuftig utnyttelse av tomten. Tiltakets plassering medfører ingen 

nevneverdige ulemper. 
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Vi har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av 

fordeler ved å gi dispensasjon. Plan- og bygningsetaten mener at vilkårene for dispensasjonen er 

oppfylt jf. pbl. § 19-2, og vi gir derfor dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten gir midlertidig dispensasjon fra avstandskravet i veglova § 29, som 

anses som en integrert del av reguleringsplanen. Tiltaket kan plasseres 4,7 meter fra midten av 

Tamburveien. 

Plan- og bygningsetaten vil kunne kreve byggverket fjernet eller forandret på et senere 

tidspunkt, og det settes derfor som vilkår for dispensasjon at det sendes inn tinglyst erklæring. 

Godkjente tegninger og kart 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202015324 

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan - eksisterende bygg D1 21.09.2020 1/19 

Kart 

 

16.09.2020 1/20 

Planer - Nettstasjon N-5308 21.08.2017 1/21 

Plan og fasade 1 - Nettstasjon E3 21.08.2017 1/22 

Plan og fasade 2 - Nettstasjon N-5308 21.08.2019 1/23 

Servicebygg - Plan 1 etasje og perspektiv E5 18.12.2019 1/24 

Servicebygg - Snitt og fasader E6 18.12.2019 1/25 

Detaljtegning 

  

1/26 

Oppriss E2 05.08.2020 1/27 

Krav til plassering av tiltaket  
Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.  

Tiltaket skal plasseres 1 meter fra nabogrensen og 4,7 meter fra midten av regulert 

Tamburveien.  
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Ansvar 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket, sak 202015324 

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

918836519 MULTICONSULT 

NORGE AS 

SØK, tkl 1, ansvarlig søker  

PRO, tkl 1, ansvarlig prosjekterende for plassering av 

installasjonene og veiutforming og vurdering av støy fra likerettere 

995118777 PIR II OSLO AS PRO, tkl 1, ansvarlig prosjekterende for arkitektur 

Plan- og bygningsetatens konklusjon 
Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.  

Vilkår i den videre prosessen 
Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om 

ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må 

oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om 

endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.   

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig 

brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse 

om gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for 

ferdigstillelse. 

I denne saken minner vi spesielt om: 

•  erklæring om ansvarsrett for prosjektering av arbeidet med forurenset grunn 

•  erklæring om ansvarsrett for utførelse av midlertidig frakobling/ plugging av utvendige 

ledninger minst tiltaksklasse 1 

Vilkår for igangsettingstillatelse 

Når du søker om igangsettingstillatelse, må du sende oss følgende dokumentasjon: 

•  tiltaksplan for forurenset grunn, se eget brev 

○  Søknad om igangsettingstillatelse er ikke komplett før tiltaksplan er godkjent. 
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Vilkår for ferdigattest 

Hvis det er satt vilkår for brukstillatelse må disse være oppfylt før du kan få ferdigattest. Dette 

må være dokumentert enten ved søknad om brukstillatelse eller søknad om ferdigattest. I tillegg 

må du sende oss følgende dokumentasjon: 

•  bekreftelse/kvittering på at sluttdokumentasjon er mottatt av Vann- og avløpsetaten 

○  Sluttdokumentasjonen kan for eksempel være som bygget-tegninger, foto og 

opplysninger om hva som er installert. 

 

Søk via byggesakens prosjektside 

Alle byggesaker har en egen prosjektside, der dere kan søke om igangsettingstillatelse, 

midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202015324 

Rammetillatelsen gjelder i tre år 
Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at 

dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.  

Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det 

klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.  

Klageadgang 
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar dette vedtaket. Se 

våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-

byggesaker/ 

Bruk byggesakens prosjektside for å sende inn opplysninger 

Alle byggesaker har en egen prosjektside. Der kan dere sende inn opplysninger eller søke om 

midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Prosjektsiden finner dere på 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/. 

 

Følg saken på Saksinnsyn 

Dere kan følge med på saken via Saksinnsyn på våre nettsider. Der kan dere også velge å 

abonnere på saken og bli oppdatert om endringer per e-post. 

 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202015324
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/prosjektside/redirect?saksnr=202015324
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202015324
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Med vennlig hilsen 

 

Ragnhild Christiansen - saksbehandler 

Gudbrand Hasvold - enhetsleder 

Avdeling for byggeprosjekter 

Nord 

 

 

 
Vedlegg: 

Midlertidighetserklæring om byggverkets avstand til vei  

Veiledning om tinglysning av midlertidighetserklæring 

 

 Kopi til: 

RUTER AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO 

Øivind Bjørnsen, Sandakerveien 133, 0484 OSLO 

Ove Kvalheim, Tamburveien 4 B, 0484 OSLO 

Håvard Buran, Tamburveien 4 A, 0484 OSLO 

Ivar Helge Lunde, Sandakerveien 133, 0484 OSLO  
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